
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA SİNCAN ERTUĞRUL GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HBS 153 153 153 547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 3 7,47 4 3 3,18 6 2 4,82 5 2 4,30 7 5 5,15 7 5 5,11 37 20 30,03 346,620

Okul Ortalaması 10 2 8,88 5 3 3,89 6 2 5,83 6 2 5,22 8 4 6,39 8 4 6,40 42 16 36,61 380,400

KATILIMLAR

1 0 ÖMER ERKİN TUNA 5 12 0 12,00 8 0 8,00 7 0 7,00 8 0 8,00 10 2 9,33 12 0 12,00 57 2 56,33 479,040 1 1 1 1 4
% 0,73

2 0 ERVA ARMAKSIZ 5 11 1 10,67 6 2 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 11 0 11,00 12 0 12,00 56 3 55,00 477,080 2 2 2 2 6
% 1,10

3 0 ZEYNEPNEVA AY 5 12 0 12,00 7 1 6,67 8 0 8,00 7 1 6,67 10 2 9,33 12 0 12,00 56 4 54,67 475,364 3 3 3 3 7
% 1,28

4 0 ÖMER YUSUF ŞEN 5 12 0 12,00 6 2 5,33 7 1 6,67 5 3 4,00 11 1 10,67 12 0 12,00 53 7 50,67 470,468 4 4 4 4 9
% 1,65

5 0 ÖMER METE KASAR  12 0 12,00 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 10 2 9,33 11 1 10,67 56 4 54,67 469,852 1 5 5 5 10
% 1,83

6 0 ESRA SARIKAYA  12 0 12,00 6 0 6,00 8 0 8,00 6 0 6,00 10 0 10,00 11 1 10,67 53 1 52,67 467,815 2 6 6 6 11
% 2,01

7 0 SEVDE HARMAN  12 0 12,00 6 2 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 9 3 8,00 12 0 12,00 55 5 53,33 466,085 3 7 7 7 12
% 2,19

8 0 AHMETİSHAK CEREN  12 0 12,00 7 1 6,67 7 1 6,67 6 2 5,33 10 1 9,67 11 0 11,00 53 5 51,34 463,911 4 8 8 8 13
% 2,38

9 0 HALİLÇINAR UYAR  10 1 9,67 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 10 2 9,33 12 0 12,00 55 4 53,67 462,520 5 9 9 9 14
% 2,56

10 0 F İK S İD BÜYÜKYILDI  10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8,00 8 0 8,00 10 1 9,67 12 0 12,00 55 4 53,67 462,470 6 10 10 10 15
% 2,74

11 0 İLAYDA GÜLSEVEN 5 11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 7 1 6,67 10 2 9,33 12 0 12,00 54 6 52,01 462,210 5 11 11 11 16
% 2,93

12 207 GÜLSENA HARMANKAYA 12 0 12,00 6 2 5,33 8 0 8,00 5 2 4,33 10 2 9,33 11 1 10,67 52 7 49,66 457,618 7 12 12 12 20
% 3,66

13 0 M YASİR BOZKIR 5 12 0 12,00 5 3 4,00 8 0 8,00 3 4 1,67 11 1 10,67 11 1 10,67 50 9 47,01 456,721 6 13 13 13 21
% 3,84

14 0 ELİF YAREN ŞAHİN  11 1 10,67 6 2 5,33 8 0 8,00 7 1 6,67 10 2 9,33 11 1 10,67 53 7 50,67 454,021 8 14 14 14 23
% 4,20

15 0 OSMAN OĞUZMAN  11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 8 0 8,00 9 2 8,33 11 1 10,67 54 5 52,34 453,480 9 15 15 15 25
% 4,57

16 0 SAMİ EMİR ERDEN  11 1 10,67 3 4 1,67 8 0 8,00 6 2 5,33 10 1 9,67 12 0 12,00 50 8 47,34 452,147 10 16 16 16 27
% 4,94

17 0 HİLAL ÖZTÜRK  11 1 10,67 5 3 4,00 8 0 8,00 7 1 6,67 10 2 9,33 11 1 10,67 52 8 49,34 450,521 11 17 17 17 28
% 5,12

18 1283 ECRİN ALTUNBAŞ 5 12 0 12,00 6 2 5,33 6 1 5,67 8 0 8,00 9 3 8,00 11 1 10,67 52 7 49,67 450,396 7 18 18 18 29
% 5,30

19 0 ÖMER ASAF KOÇAK  11 1 10,67 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 10 2 9,33 11 1 10,67 51 9 48,01 447,169 12 19 19 19 32
% 5,85

20 0 YUSUF GÜNCAN 5 11 0 11,00 8 0 8,00 6 2 5,33 7 0 7,00 9 3 8,00 11 1 10,67 52 6 50,00 447,148 8 20 20 20 33
% 6,03

21 598 RAMAZAN U ÇAPUTCU  12 0 12,00 6 1 5,67 7 1 6,67 8 0 8,00 10 2 9,33 9 3 8,00 52 7 49,67 445,849 13 21 21 21 37
% 6,76

22 0 ELİF ÇELİK 5 12 0 12,00 5 3 4,00 8 0 8,00 8 0 8,00 9 3 8,00 10 2 9,33 52 8 49,33 445,207 9 22 22 22 38
% 6,95

23 0 MELİHA F ÇUKURELMA 12 0 12,00 5 2 4,33 8 0 8,00 7 0 7,00 10 2 9,33 9 3 8,00 51 7 48,66 443,967 14 23 23 23 43
% 7,86

24 0 HALİD BERA TUNA  10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 10 1 9,67 11 1 10,67 51 8 48,34 443,105 15 24 24 24 46
% 8,41

25 0 M SAİD ALACA  11 1 10,67 4 4 2,67 6 2 5,33 8 0 8,00 11 1 10,67 10 2 9,33 50 10 46,67 442,464 16 25 25 25 48
% 8,78

26 0 EBRAR YÜREKLİ 5 11 1 10,67 6 2 5,33 6 2 5,33 7 0 7,00 10 1 9,67 10 2 9,33 50 8 47,33 440,365 10 26 26 26 53
% 9,69

27 0 ERDEM KARİMİŞ 5 11 1 10,67 6 0 6,00 5 2 4,33 8 0 8,00 10 2 9,33 10 2 9,33 50 7 47,66 439,258 11 27 27 27 54
% 9,87

28 0 BUĞRA YILDIRIM  12 0 12,00 6 1 5,67 7 1 6,67 6 2 5,33 9 3 8,00 10 2 9,33 50 9 47,00 439,230 17 28 28 28 55
% 10

29 0 YUSUF EREN DİLMEN  12 0 12,00 7 0 7,00 7 1 6,67 7 1 6,67 7 4 5,67 11 1 10,67 51 7 48,68 438,923 18 29 29 29 57
% 10

30 0 ZEYNEP ÖZYURT 5 11 0 11,00 5 0 5,00 8 0 8,00 8 0 8,00 8 0 8,00 9 0 9,00 49 0 49,00 438,794 12 30 30 30 58
% 11

31 0 HİRANUR ÇELİK 5 11 1 10,67 8 0 8,00 7 1 6,67 6 2 5,33 9 3 8,00 10 2 9,33 51 9 48,00 436,201 13 31 31 31 64
% 12

32 0 İBRAHİM MÜJDECİ 5 11 1 10,67 5 3 4,00 8 0 8,00 8 0 8,00 9 3 8,00 10 2 9,33 51 9 48,00 436,053 14 32 32 32 65
% 12

33 0 ECRİN AKDEM  11 1 10,67 5 3 4,00 8 0 8,00 8 0 8,00 9 3 8,00 10 2 9,33 51 9 48,00 436,053 19 32 32 32 65
% 12
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 3 7,47 4 3 3,18 6 2 4,82 5 2 4,30 7 5 5,15 7 5 5,11 37 20 30,03 346,620

Okul Ortalaması 10 2 8,88 5 3 3,89 6 2 5,83 6 2 5,22 8 4 6,39 8 4 6,40 42 16 36,61 380,400

KATILIMLAR

34 0 GÜLER HİRA DEMİR 5 12 0 12,00 5 3 4,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 3 7,00 10 2 9,33 50 9 47,00 435,315 15 34 34 34 68
% 12

35 0 AYLİS KAN 5 10 2 9,33 5 2 4,33 7 0 7,00 4 2 3,33 10 1 9,67 11 1 10,67 47 8 44,33 433,540 16 35 35 35 73
% 13

36 0 ZEYNEPHİRA PAYDAR  12 0 12,00 4 3 3,00 8 0 8,00 7 1 6,67 9 2 8,33 9 3 8,00 49 9 46,00 432,957 20 36 36 36 75
% 14

37 0 MUSABALPER GÖVERCİN 12 0 12,00 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 10 2 9,33 50 10 46,67 432,576 21 37 37 37 77
% 14

38 206 MUSTAFA KÖSE  11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 3 3 2,00 9 3 8,00 11 1 10,67 47 11 43,34 429,949 22 38 38 38 81
% 15

39 0 TUNAHN AKBAL  10 2 9,33 7 0 7,00 7 1 6,67 5 3 4,00 8 4 6,67 12 0 12,00 49 10 45,67 429,667 23 39 39 39 83
% 15

40 0 ERVANUR ÖZDEMİR  12 0 12,00 7 0 7,00 7 1 6,67 4 4 2,67 8 3 7,00 10 2 9,33 48 10 44,67 429,662 24 40 40 40 84
% 15

41 0 BEYZA KÖSEBIYIKO  12 0 12,00 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 8 4 6,67 10 2 9,33 49 11 45,33 428,900 25 41 41 41 88
% 16

42 0 KEREM YURTOĞ LU  11 1 10,67 5 3 4,00 7 1 6,67 3 4 1,67 11 0 11,00 9 3 8,00 46 12 42,01 428,428 26 42 42 42 89
% 16

43 0 HİLALBEGÜM BÜKER  11 1 10,67 4 4 2,67 7 1 6,67 8 0 8,00 7 5 5,33 12 0 12,00 49 11 45,34 428,019 27 43 43 43 90
% 16

44 0 FEYZA AKPINAR  12 0 12,00 5 3 4,00 6 1 5,67 7 1 6,67 9 3 8,00 9 3 8,00 48 11 44,34 426,343 28 44 44 44 93
% 17

45 0 YUSUFENSAR ÖNSOY  11 1 10,67 4 4 2,67 8 0 8,00 6 2 5,33 8 4 6,67 11 1 10,67 48 12 44,01 425,934 29 45 45 45 94
% 17

46 0 AHMETSELİM ODABAŞI 10 2 9,33 7 1 6,67 8 0 8,00 5 3 4,00 9 3 8,00 10 2 9,33 49 11 45,33 424,370 30 46 46 46 98
% 18

47 610 MİRAN BALCI  10 1 9,67 4 4 2,67 5 3 4,00 5 2 4,33 9 3 8,00 12 0 12,00 45 13 40,67 422,330 31 47 47 47 99
% 18

48 0 EMİR TALHA ATLI 5 10 1 9,67 5 3 4,00 7 1 6,67 8 0 8,00 9 2 8,33 9 2 8,33 48 9 45,00 420,909 17 48 48 48 104
% 19

49 0 FATMA NUR ŞİMŞEK 5 12 0 12,00 4 3 3,00 8 0 8,00 6 1 5,67 8 4 6,67 9 3 8,00 47 11 43,34 419,380 18 49 49 49 108
% 20

50 0 ELİF NUR DÜNDAR  12 0 12,00 5 3 4,00 8 0 8,00 5 3 4,00 9 3 8,00 8 4 6,67 47 13 42,67 418,302 32 50 50 50 110
% 20

51 0 ERTUĞRUL SAIK Y A  11 1 10,67 7 1 6,67 5 3 4,00 6 2 5,33 9 2 8,33 9 3 8,00 47 12 43,00 418,251 33 51 51 51 111
% 20

52 0 ZEYNEP E ŞENTÜRK  9 3 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8,00 10 2 9,33 9 3 8,00 49 11 45,33 417,510 34 52 52 52 117
% 21

53 0 TALHA KARADAVUT 5 12 0 12,00 6 1 5,67 7 1 6,67 6 2 5,33 8 2 7,33 8 4 6,67 47 10 43,67 417,375 19 53 53 53 120
% 22

54 0 ÖMERF* UK DURSUN  9 3 8,00 6 2 5,33 7 1 6,67 8 0 8,00 9 3 8,00 10 2 9,33 49 11 45,33 417,243 35 54 54 54 121
% 22

55 0 HATİCE BİNGÖL  11 1 10,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 11 1 10,67 5 1 4,67 46 8 43,34 416,701 36 55 55 55 122
% 22

56 0 BETÜL KAYA  10 2 9,33 7 1 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 10 2 9,33 8 4 6,67 48 12 44,00 414,300 37 56 56 56 130
% 24

57 0 M YUSUF SOLMAZ  8 3 7,00 5 3 4,00 6 2 5,33 6 2 5,33 10 2 9,33 11 1 10,67 46 13 41,66 414,170 38 57 57 57 131
% 24

58 0 DİDEM NAS AYGÖZ  11 1 10,67 6 0 6,00 8 0 8,00 7 1 6,67 8 3 7,00 8 4 6,67 48 9 45,01 414,033 39 58 58 58 132
% 24

59 0 ESMA EĞİLMEZ  10 2 9,33 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 9 3 8,00 9 3 8,00 47 13 42,66 411,357 40 59 59 59 136
% 25

60 813 ÜMMÜGÜLSÜM AKTAŞ 5 11 1 10,67 5 3 4,00 8 0 8,00 7 1 6,67 9 2 8,33 6 1 5,67 46 8 43,34 411,222 20 60 60 60 137
% 25

61 0 ZÜMRA ÇOBAN 5 11 1 10,67 7 1 6,67 5 3 4,00 7 1 6,67 9 3 8,00 8 4 6,67 47 13 42,68 410,499 21 61 61 61 138
% 25

62 0 ERDİNÇ YALÇINKAYA 5 10 2 9,33 5 3 4,00 6 2 5,33 8 0 8,00 10 2 9,33 8 4 6,67 47 13 42,66 410,476 22 62 62 62 139
% 25

63 0 SÜMEYYE ALAĞEYİK  10 2 9,33 6 2 5,33 8 0 8,00 6 1 5,67 8 3 7,00 9 3 8,00 47 11 43,33 409,435 41 63 63 63 141
% 26

64 0 ZEYNEP ÇELİK  9 3 8,00 6 2 5,33 8 0 8,00 7 1 6,67 8 4 6,67 10 2 9,33 48 12 44,00 409,112 42 64 64 64 143
% 26

65 0 EYLÜL HÜMA AKDAĞ  10 1 9,67 5 3 4,00 8 0 8,00 6 1 5,67 10 2 9,33 7 4 5,67 46 11 42,34 408,690 43 65 65 65 145
% 27

66 0 ABDULLAH UĞURLU 5 10 1 9,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 0 8,00 8 3 7,00 8 4 6,67 48 10 44,68 408,093 23 66 66 66 147
% 27
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 3 7,47 4 3 3,18 6 2 4,82 5 2 4,30 7 5 5,15 7 5 5,11 37 20 30,03 346,620

Okul Ortalaması 10 2 8,88 5 3 3,89 6 2 5,83 6 2 5,22 8 4 6,39 8 4 6,40 42 16 36,61 380,400

KATILIMLAR

67 0 RAVZA ÇAĞLAN 5 10 2 9,33 5 3 4,00 6 2 5,33 6 2 5,33 9 3 8,00 9 3 8,00 45 15 39,99 403,857 24 67 67 67 154
% 28

68 0 AYBÜKE KARAGÜL  11 1 10,67 4 3 3,00 6 1 5,67 7 1 6,67 6 3 5,00 10 2 9,33 44 11 40,34 403,102 44 68 68 68 157
% 29

69 0 ELİF GÜRBÜZ 5 10 2 9,33 2 6 0,00 6 2 5,33 7 1 6,67 10 2 9,33 8 3 7,00 43 16 37,66 398,972 25 69 69 69 161
% 29

70 0 İSMAİL AKMAN  9 3 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 6 2 5,33 7 5 5,33 11 1 10,67 45 15 39,99 397,669 45 70 70 70 165
% 30

71 0 MELİH İPEK  8 4 6,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 0 6,00 10 2 9,33 8 4 6,67 45 13 40,67 394,903 46 71 71 71 168
% 31

72 0 ÖMER FARUK ÜNLÜLER 10 1 9,67 5 2 4,33 7 0 7,00 7 0 7,00 7 1 6,67 7 3 6,00 43 7 40,67 394,003 47 72 72 72 169
% 31

73 0 ÖMER MİRAÇ GÜNDEM 11 1 10,67 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 8 4 6,67 7 5 5,33 45 15 40,00 393,679 48 73 73 73 171
% 31

74 0 FURKANARAS ALTINPINAR5 12 0 12,00 7 1 6,67 6 2 5,33 6 2 5,33 6 6 4,00 8 4 6,67 45 15 40,00 393,612 26 74 74 74 172
% 31

75 0 FEYZA TURGUT  11 1 10,67 6 2 5,33 8 0 8,00 7 1 6,67 9 3 8,00 5 7 2,67 46 14 41,34 392,933 49 75 75 75 174
% 32

76 0 AYSİMA SAĞLAM 5 8 4 6,67 4 4 2,67 7 1 6,67 7 1 6,67 10 1 9,67 8 4 6,67 44 15 39,02 391,730 27 76 76 76 179
% 33

77 42 YAREN ÇUBUK  11 1 10,67 2 3 1,00 7 1 6,67 8 0 8,00 8 3 7,00 7 5 5,33 43 13 38,67 391,395 50 77 77 77 181
% 33

78 0 M ENES ÇOBAN  9 3 8,00 5 3 4,00 8 0 8,00 8 0 8,00 7 5 5,33 9 3 8,00 46 14 41,33 391,144 51 78 78 78 183
% 33

79 0 MEHMET TAŞ 5 8 3 7,00 6 2 5,33 7 1 6,67 6 2 5,33 8 2 7,33 9 3 8,00 44 13 39,66 390,859 28 79 79 79 186
% 34

80 414 M EN ES ÖZYÜREK  10 2 9,33 4 4 2,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 8 4 6,67 44 16 38,68 389,889 52 80 80 80 188
% 34

81 33 AHMETTALHA DAYI 5 11 1 10,67 4 4 2,67 5 1 4,67 6 2 5,33 7 5 5,33 9 3 8,00 42 16 36,67 389,601 29 81 81 81 189
% 35

82 252 BERİN HİRA KARABIYIK5 9 3 8,00 4 4 2,67 7 1 6,67 7 1 6,67 8 4 6,67 9 3 8,00 44 16 38,68 389,423 30 82 82 82 192
% 35

83 0 KUTAYT ZEYBEK  10 2 9,33 7 1 6,67 7 1 6,67 5 3 4,00 8 4 6,67 7 5 5,33 44 16 38,67 385,349 53 83 83 83 206
% 38

84 322 AZRA AKTAN  9 3 8,00 5 2 4,33 7 1 6,67 8 0 8,00 8 2 7,33 7 5 5,33 44 13 39,66 384,075 54 84 84 84 210
% 38

85 0 EMİR KAĞAN SEZER  9 3 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 7 1 6,67 7 5 5,33 9 3 8,00 44 16 38,67 383,968 55 85 85 85 212
% 39

86 0 M ÇINAR CANBOLAT  9 2 8,33 4 4 2,67 5 3 4,00 6 2 5,33 8 4 6,67 9 3 8,00 41 18 35,00 380,536 56 86 86 86 216
% 39

87 0 GÜRA Y UYSAL  10 2 9,33 4 4 2,67 7 1 6,67 6 1 5,67 8 4 6,67 7 5 5,33 42 17 36,34 378,819 57 87 87 87 218
% 40

88 0 HAZAL ELİF ÇOLAK 5 10 1 9,67 3 4 1,67 6 2 5,33 7 0 7,00 9 3 8,00 5 3 4,00 40 13 35,67 377,925 31 88 88 88 221
% 40

89 0 Y SELİM GÜNGÖR  9 2 8,33 4 2 3,33 5 2 4,33 6 2 5,33 9 2 8,33 7 5 5,33 40 15 34,98 377,103 58 89 89 89 223
% 41

90 0 N ZEYNEB KARTAL  10 2 9,33 8 0 8,00 8 0 8,00 5 3 4,00 7 5 5,33 6 6 4,00 44 16 38,66 375,205 59 90 90 90 226
% 41

91 0 SÜMEYYE SAĞLAM  8 3 7,00 5 2 4,33 6 2 5,33 5 1 4,67 8 2 7,33 8 4 6,67 40 14 35,33 373,957 60 91 91 91 227
% 41

92 0 SAFARECEP YIL M Z 5 8 4 6,67 3 5 1,33 6 1 5,67 5 3 4,00 7 3 6,00 10 1 9,67 39 17 33,34 373,800 32 92 92 92 228
% 42

93 0 ERKAM ERKUT  9 3 8,00 6 2 5,33 6 2 5,33 6 2 5,33 6 6 4,00 9 3 8,00 42 18 35,99 371,336 61 93 93 93 234
% 43

94 0 İSMAİL ERTÖR  6 5 4,33 6 2 5,33 7 1 6,67 7 1 6,67 9 3 8,00 7 3 6,00 42 15 37,00 367,170 62 94 94 94 238
% 44

95 0 AMİN ELA MINIK  11 1 10,67 4 4 2,67 5 3 4,00 7 1 6,67 5 7 2,67 8 3 7,00 40 19 33,68 366,350 63 95 95 95 240
% 44

96 0 ERVA NİYAZOĞLU  11 1 10,67 6 2 5,33 8 0 8,00 8 0 8,00 8 4 6,67 0 2 -0,67 41 9 38,00 365,432 64 96 96 96 241
% 44

97 0 LATİFE NUR YILDIRIM  10 1 9,67 4 2 3,33 4 3 3,00 6 2 5,33 8 3 7,00 6 6 4,00 38 17 32,33 364,614 65 97 97 97 242
% 44

98 0 ELA NUR KOCA  11 1 10,67 2 5 0,33 5 3 4,00 2 1 1,67 7 5 5,33 8 4 6,67 35 19 28,67 364,054 66 98 98 98 243
% 44

99 0 EYMEN CANKURTRAN  10 2 9,33 5 3 4,00 6 2 5,33 7 1 6,67 6 6 4,00 7 5 5,33 41 19 34,66 362,790 67 99 99 99 246
% 45
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)
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Genel Ortalama 9 3 7,47 4 3 3,18 6 2 4,82 5 2 4,30 7 5 5,15 7 5 5,11 37 20 30,03 346,620

Okul Ortalaması 10 2 8,88 5 3 3,89 6 2 5,83 6 2 5,22 8 4 6,39 8 4 6,40 42 16 36,61 380,400

KATILIMLAR

100 754 MERYEM CANSU  12 0 12,00 5 3 4,00 6 2 5,33 6 2 5,33 7 5 5,33 4 8 1,33 40 20 33,32 360,813 68 100 100 100 249
% 46

101 0 AHMEDDURSU DURU  7 5 5,33 4 4 2,67 7 1 6,67 6 2 5,33 9 3 8,00 7 5 5,33 40 20 33,33 359,516 69 101 101 101 250
% 46

102 0 HAFSA B EKİM 5 11 1 10,67 5 3 4,00 8 0 8,00 5 3 4,00 5 7 2,67 6 6 4,00 40 20 33,34 355,948 33 102 102 102 259
% 47

103 0 MUHAMMED GÜNDÜZZ 8 4 6,67 4 4 2,67 7 1 6,67 4 4 2,67 7 5 5,33 8 4 6,67 38 22 30,68 353,097 70 103 103 103 262
% 48

104 0 ZEYNEP ELA TAŞPINARLI 12 0 12,00 3 5 1,33 7 1 6,67 8 0 8,00 4 6 2,00 5 7 2,67 39 19 32,67 350,465 71 104 104 104 270
% 49

105 0 İIKİMIRMAK ŞİMŞEK  8 2 7,33 3 5 1,33 6 2 5,33 6 2 5,33 7 4 5,67 7 5 5,33 37 20 30,32 350,076 72 105 105 105 271
% 50

106 0 BİLAL UTKU OKCU 5 8 2 7,33 2 6 0,00 6 2 5,33 6 1 5,67 9 2 8,33 5 6 3,00 36 19 29,66 350,076 34 105 105 105 271
% 50

107 0 EREN DURAN 5 10 2 9,33 4 4 2,67 7 1 6,67 4 4 2,67 7 5 5,33 5 7 2,67 37 23 29,34 345,340 35 107 107 107 284
% 52

108 0 NUREDDİN İN AYA 5 7 5 5,33 4 4 2,67 6 2 5,33 7 1 6,67 6 4 4,67 8 4 6,67 38 20 31,34 344,992 36 108 108 108 286
% 52

109 991 BERAT BİLİCİ  8 4 6,67 4 4 2,67 4 4 2,67 5 3 4,00 8 4 6,67 7 5 5,33 36 24 28,01 344,539 73 109 109 109 288
% 53

110 0 MELİKESARE ŞENGÜL  9 3 8,00 2 6 0,00 7 1 6,67 5 3 4,00 4 2 3,33 7 3 6,00 34 18 28,00 340,650 74 110 110 110 299
% 55

111 0 ZEHRABETÜL ÇALIŞKAN5 11 1 10,67 4 4 2,67 6 2 5,33 3 5 1,33 6 6 4,00 5 7 2,67 35 25 26,67 338,363 37 111 111 111 302
% 55

112 0 CİHAN ALKAN  6 6 4,00 4 4 2,67 6 2 5,33 8 0 8,00 8 3 7,00 6 6 4,00 38 21 31,00 337,308 75 112 112 112 306
% 56

113 0 ZEYNEP SAĞLA M 5 9 3 8,00 5 3 4,00 7 1 6,67 3 5 1,33 8 1 7,67 3 8 0,33 35 21 28,00 336,976 38 113 113 113 307
% 56

114 0 ZENYPE *UT     N  8 4 6,67 5 0 5,00 5 3 4,00 7 0 7,00 6 4 4,67 5 5 3,33 36 16 30,67 335,344 76 114 114 114 309
% 56

115 0 YETERNAZ ŞAHİN  8 4 6,67 4 3 3,00 6 2 5,33 7 1 6,67 5 6 3,00 7 5 5,33 37 21 30,00 335,139 77 115 115 115 310
% 57

116 0 KEREM KÖSE  10 2 9,33 6 2 5,33 4 4 2,67 6 6 4,00 6 6 4,00 32 20 25,33 334,073 78 116 116 116 311
% 57

117 0 ZÜMRAELİF AKT*  9 2 8,33 4 2 3,33 5 3 4,00 4 4 2,67 8 4 6,67 4 8 1,33 34 23 26,33 332,491 79 117 117 117 318
% 58

118 0 SIRAT TETİK  10 2 9,33 6 2 5,33 6 2 5,33 4 4 2,67 5 7 2,67 5 7 2,67 36 24 28,00 330,429 80 118 118 118 323
% 59

119 0 AHMET KAYA 5 9 3 8,00 5 3 4,00 6 2 5,33 5 3 4,00 5 7 2,67 6 6 4,00 36 24 28,00 329,639 39 119 119 119 325
% 59

120 0 ZEYNEP H ÖZHAN  7 5 5,33 2 6 0,00 3 4 1,67 6 2 5,33 7 5 5,33 8 4 6,67 33 26 24,33 328,294 81 120 120 120 331
% 61

121 0 M İAÇ ACER  9 3 8,00 2 6 0,00 5 2 4,33 5 3 4,00 5 6 3,00 7 5 5,33 33 25 24,66 327,066 82 121 121 121 334
% 61

122 0 ESLEMNUR ÜLKER  10 2 9,33 4 4 2,67 6 2 5,33 5 3 4,00 5 7 2,67 5 7 2,67 35 25 26,67 326,605 83 122 122 122 336
% 61

123 0 HİRA NUR YILMAZ  9 3 8,00 5 3 4,00 3 5 1,33 2 6 0,00 9 3 8,00 4 8 1,33 32 28 22,66 326,555 84 123 123 123 337
% 62

124 0 SARE KÜRKCÜ 5 7 5 5,33 5 3 4,00 7 1 6,67 5 3 4,00 7 5 5,33 5 7 2,67 36 24 28,00 324,552 40 124 124 124 345
% 63

125 0 FATIMA BELMEN 5 10 2 9,33 2 5 0,33 3 5 1,33 4 4 2,67 7 5 5,33 5 7 2,67 31 28 21,66 323,215 41 125 125 125 353
% 65

126 0 BEREN  * DİNÇ  11 1 10,67 2 4 0,67 3 5 1,33 7 0 7,00 4 7 1,67 5 7 2,67 32 24 24,01 318,939 85 126 126 126 359
% 66

127 745 KEREM ŞIVGIN  8 4 6,67 5 3 4,00 2 6 0,00 5 3 4,00 9 2 8,33 3 9 0,00 32 27 23,00 316,479 86 127 127 127 365
% 67

128 0 ESMA DOĞAN  10 2 9,33 3 5 1,33 6 2 5,33 4 4 2,67 6 6 4,00 3 9 0,00 32 28 22,66 311,507 87 128 128 128 373
% 68

129 0 ALİ UMUT YAKAR  6 6 4,00 5 3 4,00 5 3 4,00 6 2 5,33 6 6 4,00 6 6 4,00 34 26 25,33 310,306 88 129 129 129 375
% 69

130 0 MİRAY EDA TEKİN  9 3 8,00 0 8 -2,67 6 2 5,33 4 4 2,67 7 5 5,33 4 8 1,33 30 30 19,99 309,497 89 130 130 130 378
% 69

131 0 HİRANUR DUMAN  7 5 5,33 4 4 2,67 5 2 4,33 3 5 1,33 5 6 3,00 7 5 5,33 31 27 21,99 309,405 90 131 131 131 379
% 69

132 0 NURİÇINAR BAYRAM  7 4 5,67 3 5 1,33 5 2 4,33 2 2 1,33 6 6 4,00 6 6 4,00 29 25 20,66 306,222 91 132 132 132 386
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ANKARA SİNCAN ERTUĞRUL GAZİ İMAM HATİP ORTAOKULU5. SINIF HBS 153 153 153 547

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (TAR) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 3 7,47 4 3 3,18 6 2 4,82 5 2 4,30 7 5 5,15 7 5 5,11 37 20 30,03 346,620

Okul Ortalaması 10 2 8,88 5 3 3,89 6 2 5,83 6 2 5,22 8 4 6,39 8 4 6,40 42 16 36,61 380,400

KATILIMLAR

133 0 AYAZEFE AKYOL 5 8 4 6,67 3 5 1,33 3 5 1,33 5 3 4,00 5 5 3,33 6 6 4,00 30 28 20,66 305,962 42 133 133 133 388
% 71

134 0 Y İBRAHİM DEMİRBOZAN 8 4 6,67 2 6 0,00 6 2 5,33 2 5 0,33 4 7 1,67 7 4 5,67 29 28 19,67 305,395 92 134 134 134 389
% 71

135 698 FURKA N TAŞCIOĞLU  8 4 6,67 3 5 1,33 5 3 4,00 7 1 6,67 2 8 -0,67 7 5 5,33 32 26 23,33 302,136 93 135 135 135 394
% 72

136 0 Y ULUBEY KOÇAK  7 4 5,67 4 4 2,67 5 0 5,00 4 0 4,00 7 3 6,00 1 6 -1,00 28 17 22,34 298,924 94 136 136 136 400
% 73

137 0 Ö  ERMYM K İL  7 5 5,33 4 4 2,67 5 3 4,00 4 4 2,67 6 4 4,67 4 7 1,67 30 27 21,01 298,882 95 137 137 137 401
% 73

138 0 HATİCE NAZ AYDOĞDUGİL5 9 3 8,00 2 6 0,00 4 4 2,67 4 4 2,67 5 7 2,67 4 8 1,33 28 32 17,34 290,586 43 138 138 138 416
% 76

139 0 METEHAN ÇETİN 5 9 3 8,00 4 3 3,00 5 0 5,00 4 2 3,33 3 3 2,00 2 8 -0,67 27 19 20,66 289,538 44 139 139 139 418
% 76

140 0 MUHAMMED IŞIK  6 6 4,00 5 3 4,00 6 2 5,33 3 5 1,33 7 5 5,33 3 9 0,00 30 30 19,99 287,668 96 140 140 140 421
% 77

141 489 ABDULLAH M YILNAZ 5 6 6 4,00 2 6 0,00 4 4 2,67 5 3 4,00 7 5 5,33 4 8 1,33 28 32 17,33 284,209 45 141 141 141 429
% 78

142 0 M SEVBAN ARSLAN  6 5 4,33 4 3 3,00 6 2 5,33 4 6 2,00 4 5 2,33 24 21 16,99 276,972 97 142 142 142 438
% 80

143 122 LEYLA ALTUNKÜPE 5 9 3 8,00 4 3 3,00 4 4 2,67 4 3 3,00 2 8 -0,67 3 6 1,00 26 27 17,00 274,694 46 143 143 143 441
% 81

144 0 AYŞE MİRAY ATASOY  4 8 1,33 2 6 0,00 7 1 6,67 5 3 4,00 5 6 3,00 5 7 2,67 28 31 17,67 270,916 98 144 144 144 448
% 82

145 982 HİRA BELİN AY PL LI  8 4 6,67 3 5 1,33 3 5 1,33 7 1 6,67 2 10 -1,33 4 6 2,00 27 31 16,67 267,937 99 145 145 145 453
% 83

146 0 MERVE ÜNA L 8D 5 7 2,67 3 5 1,33 7 1 6,67 3 5 1,33 4 7 1,67 4 8 1,33 26 33 15,00 259,574 1 146 146 146 468
% 86

147 558 BERATEYMEN KAYAR 5 6 5 4,33 6 2 5,33 5 3 4,00 4 4 2,67 4 7 1,67 2 10 -1,33 27 31 16,67 259,316 47 147 147 147 469
% 86

148 0 ERTUĞRUL ÇAĞL R  7 5 5,33 4 4 2,67 4 4 2,67 2 4 0,67 3 8 0,33 4 8 1,33 24 33 13,00 258,840 100 148 148 148 470
% 86

149 0 AHMETMUSAB TUR 5 5 7 2,67 6 2 5,33 8 0 8,00 1 7 -1,33 4 8 1,33 3 9 0,00 27 33 16,00 256,795 48 149 149 149 471
% 86

150 633 YASİN DEMİRTAŞ 5 6 6 4,00 3 5 1,33 5 3 4,00 7 1 6,67 2 10 -1,33 4 7 1,67 27 32 16,34 255,455 49 150 150 150 473
% 86

151 9 TAHA ADİL TOY  6 6 4,00 3 5 1,33 4 4 2,67 2 6 0,00 5 7 2,67 3 9 0,00 23 37 10,67 251,581 101 151 151 151 477
% 87

152 0 TALHACİHAD ÜNAL  4 8 1,33 5 3 4,00 4 4 2,67 6 2 5,33 4 8 1,33 2 8 -0,67 25 33 13,99 239,676 102 152 152 152 492
% 90

153 0 MUHAMMED HATİM 5 2 5 0,33 1 3 0,00 1 3 0,00 1 4 -0,33 0 5 -1,67 0 4 -1,33 5 24 -3,00 176,318 50 153 153 153 544
% 99
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